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Protocolo: N° 13406/2021
Caéd. Verificador: 271U

MUNICIPIO DE ITAPOA

Processo Digital

Comprovante de Abertura
Pag.1 / 1

Requerente:
CPF/CNPJ:
Endereco:
Cidade:
Bairro:

Fone Res.:
E-mail:
Responsavel:
E-ail:
Assunto:
Subassunto:

Data/Hora Abertura:

Previsao:
Finalidade:

COMPROVANTE DE ABERTURA

11955805 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
05.463.212/0001-29

RUA GENERAL OSORIO, n° 1180 CEP: 89.041-002
Blumenau Estado: SC
VELHA

N&o Informado
tainara.nunes@ailos.coop.br

Fone Cel.: Ndo Informado

Fone Cel.:
12 - LICITACOES E CONTRATOS
922 - ESCLARECIMENTOS
23/08/2021 08:16
07/09/2021
Atendimento ao Publico

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue | Documento

Observagao:

ESCLARECIMENTOS CONFORME SOLICITAGAO EM ANEXO

IATENGCAO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informagdes cadastrais atualizadas é do proprio requerente. Para
consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidad&o pelo site: jtapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVICOS DESTAQUE -
CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o nimero/ano e o cdd. verificador. A
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Fwd: RES: Programa Juro Zero Itapo4
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Assunto: Fwd: RES: Programa Juro Zero Itapoa T
De: Licitagoes e Contratos <licitacoes@itapoa.sc.gov.br> \_ Rubrica /
Data: 23/08/2021 07:59
Para: Protocolo Prefeitura <protocolo@itapoa.sc.gov.br>

Bom dia Fabiano,

Segue para abertura de protocolo.

Att

SETOR DE LICITACOES E
CONTRATOS

te (471 34438815/ (47) 3443-8803

licitacoesfitapoa.sc.gov.or

Hrunkipio da

r
'TA POA & Secretario de Administragio

Assunto:RES: Programa Juro Zero Itapoa
Data:20/08/2021 09:30
De:Tainara Alice Nunes <tainara.nunes@ailos.coop.br>
Para:"licitacoes@itapoa.sc.gov.br" <licitacoes@itapoa.sc.gov.br>
Copia:Danielle Henschel <danielle@ailos.coop.br>, Amanda Machado

Padilha <amanda.padilha@ailos.coop.br>, Matheus Fraga
Magalhaes <matheus.magalhaes@ailos.coop.br>, Bruna Hassi
<bruna.hassi@ailos.coop.br>, Chaiene da Silva Silveira
<chaiene.silveira@ailos.coop.br>

Prezados, bom dia. Tudo bem?
Segue:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO — AILOS

CNPJ 05.463.212/0001-29

Endereco: R GENERAL OSORIO, 1180, VELHA, BLUMENAU - SC, CEP 89.041-002
Telefone: 47 3231 4646

E-mail, podes informar o meu tainara.nunes@ailos.coop.br

Obrigada.
Atenciosamente,

Tainara Alice Nunes

Produtos de Crédito
{7 32317~4_1>61
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De: Licitagdes e Contratos <licitacoes@itapoa.sc.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 20 de agosto de 2021 07:56

Para: Tainara Alice Nunes <tainara.nunes@ailos.coop.br>

Cc: Danielle Henschel <danielle@ailos.coop.br>; Amanda Machado Padilha
<amanda.padilha@ailos.coop.br>; Matheus Fraga Magalhaes <matheus.magalhaes@ailos.coop.br>; Bruna
Hassi <bruna.hassi@ailos.coop.br>; Chaiene da Silva Silveira <chaiene.silveira@ailos.coop.br>

Assunto: Re: Programa Juro Zero Itapoa

Prezados,

Favor enviar os dados da empresa para abertura de protocolo, sendo eles: Razdo Social, CNPJ,
enderego completo, telefone e e-mail.

Atenciosamente,
Layra de Oliveira

SETOR DE LICITAGOES E
CONTRATOS

G [47) 34438815 / (47) 3443-8603

B licitacoes@itapoasc.gov.br

Mhunicipio da

lTAPOA @ Secretarinde Administracio

Em 19/08/2021 13:33, Tainara Alice Nunes escreveu:

Prezados, boa tarde. Tudo bem?

Estamos realizando analise do edital 05/2021 para credenciamento. Poderiam nos auxiliar em
relagdo as duvidas abaixo:

A Ailos € uma Central de Cooperativas, na qual hd 13 Cooperativas Singulares. Em analise ao
regulamento consta que podemos realizar o credenciamento, porém o recurso sera repassado
a Central ou as Cooperativas Singulares? Precisamos ter uma conta especifica para
recebimento do recurso?

Ha prazo para concessdo dos empréstimos, ou até tiverem recursos disponiveis?

23/08/2021 08:10



Fwd: RES: Programa Juro Zero Itapod

programa?

Os documentos de credenciamento podem ser assinados eletronicamente? E podem ser
enviados via e-mail?

A prestagdo de contas, poderd ser em arquivo simples (excel, PDF) ou precisa ser assinado
pela Central?

O arquivo de ressarcimento poderd ser assinado eletronicamente e enviado por e-mail? Ou
podera ser assinado pela Cooperativa Singular?

Em relagdo a taxas de juros, no exemplo informado no edital o valor de R$ 5 mil foi dividido
entre 11 parcelas sem juros (5000/11 = R$ 454,55 de parcela mensal), porém nos outros
programas de Prefeituras é cobrado os juros do cooperado normal e caso ele pague em dia a
Prefeitura realiza o pagamento da ultima parcela, tornam-se uma linha de juro zero, visto que
se o cooperado ndo pagar em dia a parcela a Prefeitura ndo ird abonar os juros da operacéo.
Segue exemplo de calculo, para analise se podemos seguir neste modelo:
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Ficamos no aguardo.

Obrigada.

Atenciosamente,

Tainara Alice Nunes

Produtos de Crédito
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informagdes do Lote

Numero do Lote: 1722/2021
Centro de Custo Destino: 05.001.001 - LICITAGOES E CONTRATOS
Responsavel pela Repartigdo: FERNANDA CRISTINA ROSA
Data de Movimentagao: 23/08/2021 10:03
Observagdo: TRAMITE
Usuario Responsavel: EMANUELY VITORIA DE SOUZA NUNES

Relagado de Processos Movimentados

Processo ~ Requerente doProcesso ~ Assunto ,
Centro de Custo Origem: 05.001.001 - LICITAGOES E CONTRATOS
13389/2021 CARLOS ALBERTO SCHUBERT EPP LICITAGOES E CONTRATOS ESCLARECIMENTOS
Centro de Custo Origem: 05.001.006 - Protocolo Geral
13404/2021 DOS ANJOS SOLUGOES E SERVICOS LICITAGOES E CONTRATOS ESCLARECIMENTOS
LTDA
13406/2021 COOPERATIVA CENTRAL DE LICITAGOES E CONTRATOS ESCLARECIMENTOS

CREDITO - AILOS

Quantidade de Processos: 3

Data: ied [ L) Hora:

Assinatura/Carimbo:
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Processo:  13406/2021

Requerente: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Assunto: LICITACOES E CONTRATOS

Subassunto: ESCLARECIMENTOS

Origem:
Usuario: KARINA JUSSARA DOS SANTOS
Reparticao: LICITACOES E CONTRATOS

Data/Hora: 23/08/2021 11:08
Observagdo: Segue para anahse e respo ta.

WA
C//\ '

Ass:

Destino:

Reparticao: Secretaria de Desenvolvimento Social e Economico
Responsavel: SERGIO RODRIGO GRASSI
Data/Hora: 23/08/2021 11:08

Ass:

Recebido por:

Data/Hora: / / —
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C1 045/2021/SDSE/DES
Itapod, 24 de Agosto de 2021.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Econbmico

o
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O
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—
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Licitagdes e Contratos

Atendendo a solicitagdo de esclarecimentos conforme processo protocolado de
nimero 13406/2021, seguem as respostas a Cooperativa Central de Créditos - AILOS:

PERGUNTA: A Ailos é uma Central de Cooperativas, na qual ha 13 Cooperativas Singulares.
Em andlise ao regulamento consta que podemos realizar o credenciamento, porém o recurso
sera repassado a Central ou as Cooperativas Singulares?

RESPOSTA: Recursos repassados as Cooperativas Singulares.

PERGUNTA: Precisamos ter uma conta especifica para recebimento do recurso?
RESPOSTA: N3o ha necessidade de conta exclusiva para o recebimento do recurso.

PERGUNTA: Ha prazo para concessdo dos empréstimos, ou até tiverem recursos disponiveis?
RESPOSTA: Até tiverem recursos disponiveis, conforme prevé o Edital.

PERGUNTA: A Prefeitura ird fornecer algum aditivo para assinatura do cooperado,
informando da adesdo ao programa?

RESPOSTA: A concessdao acontecera mediante assinatura do Termo de Adesdo pelo
beneficiario, que sera disponibilizado as instituicdes credenciadas.

PERGUNTA: Os documentos de credenciamento podem ser assinados eletronicamente? E
podem ser enviados via e-mail?
RESPOSTA: N3do compete a SDSE esta analise. Solicitamos que o setor de licitagdes

/ \responda a este questionamento.

PERGUNTA: A prestagdo de contas, poderd ser em arquivo simples (excel, PDF) ou precisa ser
assinado pela Central?
RESPOSTA: Devera ser encaminhado arquivo em excel, pela Cooperativa Singular,

credenciada junto a Prefeitura.

HeCHDIo 8N o=




Prefeitura de Itapoa

Secretaria de Desenvolvimento Social \ Rubres™

Municipio de

ITAPOA e Econdémico e 9

PERGUNTA: O arquivo de ressarcimento podera ser assinado eletronicamente e enviado por
e-mail? Ou podera ser assinado pela Cooperativa Singular?
RESPOSTA: Podera ser assinado pela Cooperativa Singular.

PERGUNTA: Em relacdo a taxas de juros, no exemplo informado no edital o valor de RS 5 mil
foi dividido entre 11 parcelas sem juros (5000/11 = RS 454,55 de parcela mensal), porém nos
outros programas de Prefeituras é cobrado os juros do cooperado normal e caso ele pague
em dia a Prefeitura realiza o pagamento da ultima parcela, tornam-se uma linha de juro zero,
visto que se o cooperado ndo pagar em dia a parcela a Prefeitura ndo ird abonar os juros da
operagdo. Segue exemplo de calculo, para andlise se podemos seguir neste modelo:

RESPOSTA: Em relagdo a taxa de juros, avaliamos a forma de calculo com base em consulta
em alguns municipios que ja atuam com programas de microfinangas, entendendo ser a
melhor forma para atender os beneficidrios e operacionalizar o programa. Na tabela
enviada pela AILOS, segundo o que apuramos, o beneficidrio paga no somatério da
operagdo o valor de RS 68,03 de juros, o que descaracteriza a proposta do programa. Por
isso exigimos que a instituicdo credenciada siga o que indica a tabela de simulacdo que
consta no termo de referéncia (anexo I).

Permaneco a disposi¢do para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

rje Ramos Pereira )

or de Comércio k/
| /

»m,ﬂ»‘ ~lencar de R, Pereire
~80ssor de Comércio
Matricula 11 906812
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Codigo - Processo: 128552 (< Fls éf}@%}
\o. Qﬁ ) O
\_ Rubrica /
COMPROVANTE DE ENCERRAMENTO N M._./
Processo: N° 13406/2021 “"'
Requerente: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS 11955805
Assunto: LICITACOES E CONTRATOS
Subassunto: ESCLARECIMENTOS
Data Abertura: 23/08/2021

Previsao Conclusao: 07/09/2021

Pergunta: Os Documentos de Credenciamento podem ser assinados eletronicamente? E podem ser enviados
por e-mail?

RESPOSTA: As empresas que utilizam a assinatura digital podem fazer uso dela. Quanto a entrega dos
documentos, conforme item 6.1 do Edital, "O envelope contendo os documentos de habilitagao deverao ser
entregues no enderego constante no preambulo, Setor de Licitagdes do Municipio de Itapoa, Prédio sede da
Prefeitura, 2° andar. A sesséao publica de processamento do presente Edital de Credenciamento, sera realizada
em dependéncia prépria da Administracao Publica Municipal e conduzida pela Comissao Permanente de
Licitagdes."

As outras duvidas foram respondidas através da Cl 045/2021 da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Econdnico, que esta anexa.

Atenciosamente,

Parecer: Encerrado
Data Encerramento: 26/08/2021

CV X‘%& o

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - KARINA Ju DQS SANTOS
AILOS

Requerente Funcionario(a)




