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Processo Digital

Guia Tramitagao Coletiva
Cad. Lote: 2911 diversasObservacoes: 0

Informacgdes do Lote

Nimero do Lote: 1011/2019
Centro de Custo Destino: 05.001.001 - LICITACAO
Responsavel pela Reparticao: FERNANDA CRISTINA ROSA
Data de Movimentagao: 26/09/2019 10:51
Observagao: TRAMITE
Usuario Responsavel: FABIANO VALORE DE SIQUEIRA

Relagao de Processos Movimentados

Subas

Centro de Custo Origem: 05.001.001 - LICITAGAO o .
ESCLARECIMENTOS

11625/2019 JOTAS CONSTRUTORA E LICITACOES E CONTRATOS
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
11626/2019 CAPELA PRESTADORA DE LICITACOES E CONTRATOS CLARECIMENTOS
SERVICOES
Quantidade de Processos: 2
Data: % Q9 ' \O Hora:

Assinatura/Carimbo: Q%kég:b:k

=




MUNICIPIO DE ITAPOA Protocolo: N° 11626/2019

- Cad. Verificador: 5724
Processo Digital

Comprovante de Abertura

Pag.1/ 1
COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11819669 - CAPELA PRESTADORA DE SERVICOES
CPF/CNPJ: 82.223.397/0001-45
Endereco: RUA ANA FELIX HAUSER, n° 36 CEP: 81.590-246
Cidade: Curitiba Estado: PR
Bairro: UBERABA
Fone Res.: Né&o Informado Fone Cel.: N3o Informado
E-mail: capelaconstrutora@yahoo.com.br
Responsavel:

ssunto: 12 - LICITACOES E CONTRATOS
Subassunto: 922 - ESCLARECIMENTOS
Data/Hora Abertura: 26/09/2019 08:25
Previsao: 11/10/2019
Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue | Documento
Observagio:

ESCLARECIMETOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO ‘\
CAPELA PRESTADORA DE SERVIGOES FABIANO VALORE DE SIQUEIRA

Requerente ncionario(a)

Recebido
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Protocolo - Tributacao

De: "construtora capela" <capelaconstrutora@yahoo.com>
Data: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 16:11
Para: <protocolo@jitapoa.sc.gov.br>

Assunto:  REf. esclarecimento TP 14/2019
Ot 2R 246

Boa tarde
Nossa empresa Capela Prestadora de Servigos - CNPJ 82223397/0001-45, com sede RUA ANA FELIX

HAUSER, 36, em Curitiba, solicitamos com urgencia esclarecimento sobre a dotacéo orgamentaria, se este

recurso é proveniente da Caixa Ec. Federal.
O item 6.6.1 deste Edital Informa que fica condicionado o pagamento ao recebimento dos repasses financeiros

do Governo Federal
A logo da Caixa também consta em sua planilha orgamentaria

ficamos no aguardo
Como esta licitagéo e dia 27 de setembro por favor ver a possibilidade de nos responder ainda hoje.

Capela Prestadora de Servigos
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Protocolo - Tributacao

De: "Construtora Capela" <capelaconstrutora@hotmail.com>
Data: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 08:38
Para: <protocolo@itapoa.sc.gov.br>

Assunto: ESCLARECIMENTO TP 14 - DOTAGCAO ORCAMENTARIA.

Bom dia, preciso que seja esclarecido se os recursos para execu¢io dessa obra s3o provenientes do
Governo Federal (Caixa Econ6mica Federal), as planilhas tem a logotipo da CEF e o item 6.6.1
condiciona o pagamento ao repasse conforme abaixo:

"6.6.1. Os referidos pagamentos ficam condicionados ao recebimento dos repasses financeiros Governo Federal."
Aguardo Retorno

André
41 99816-7121

i Livre de virus. www.avg.com.




